
---------- Forwarded message --------- 
De: Diogo Pedreira Leal Araponga <diogo.araponga@saeb.ba.gov.br> 
Date: qua, 19 de jun de 2019 às 15:23 
Subject: Pagamentos 
To: forumdasadsba@gmail.com <forumdasadsba@gmail.com>, forumdasads
@gmail.com <forumdasads@gmail.com> 
 
 

Prezado Prof. André Uzeda, boa tarde.  
 
Por meio de vossa senhoria, informamos ao Fórum das ADs que  devido a 
situações de ordem diversa, alguns servidores não sofreram descontos 
integrais relativos aos 22 dias de paralisação das Universidades Estaduais 
referentes ao mês de abril, nas respectivas folhas de abril e maio. Nesses 
casos, detectou-se que os citados descontos foram lançados de forma 
automática na folha de junho. 
 
Informamos que todos os valores descontados a titulo de "faltas" na folha de 
junho serão integralmente devolvidos em folha complementar, a ser paga no 
próximo dia 29 de junho. 
 
Atenciosamente,  
 
Diogo Araponga 
Coordenador Técnico de Relações Trabalhistas 
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